De: Huissier Etude Dalmais
Envoyé: jeudi 29 février 2024 10:52

A: X XXX X
Objet: TR: Ref 109642 - CPX a I'attention de P NONIOR®

De : GEORGES Laurent <laurentg@orpi.com>
Envoyé : jeudi 29 février 2024 10:13
A : Huissier Etude Dalmais <huissiers@dalmais.fr>

Objet : Ref 109642 - CPX 2 I'attention de i NINNRE

Bonjour Madane,

Come dit au téléphone ce matin, nous sommes l'agence gestionnaire de lapparterment de i NP Pour lequel vous avez remis

une oppositon au paiement des loyers au trofs cobocataires IO TOTOTOTOTOOIOIOIOTOIOIO

Notre gestion implique la collecte des loyers + charges (1321,59 € / mois) et le reversement "propriétaire" de cette somme moins nos honoraires
de gestion (7,2%) soit 1226,43 € / mois.

Merci de me confirmer que nous continuerons, deés le mois de mars 2024, a percevoir ce loyer et a vous le reverser déduit de nos frais.

Cordialerment,

Laurent GEORGES

Gestionnaire Locations
0637223304
| laurentg@orpi.com

{ 44 Rue Michel Servet
69100 Villeurbanne

Orpi




